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CRA-GO Licitagoes Pregoeiro <pregoeiro@crago.org.br>

ot b b0

Webmail

CRA: Licitagdo Conselho Regional de Administragdo de Goias

0086 - CARTEIRA 5090 - ESC SETOR PUBLICO GO <setorpublico.go50@bb.com.br>
Para: "pregoeiro@crago.org.br" <pregoeiro@crago.org.br>

Prezado Sr Jefferson,
Boa tarde.

Reenvio o e-mail enviado em 26/03/25.

Conforme contato prévio, informamos que o Departamento Juridico da empresa Alelo declinou da participagdo no certame devido a exigéncia de prazo para pagar
Negativa (rebate).

Destacamos que essa exigéncia e possibilidade sdo vedadas pela legislagdo atual do PAT (Objeto do Edital):

§ 40 As pessos udas benefitdas ndo poderdo exig oureceber. (Inlulco pela Lein® 1442, de 2022)
|- guequer o de desdgo o imposido ce descontos sobre o valor conatado; (Incudo pelaLel 14 442 de 2022)

I - razos de repasse ou pagamento qus dascerecterzem a natireza pré-paga dos Vlores a serem dsponiizados aos tabahadores ou  ((nluido pel Lefof
144 ge 200)

Isto posto, propomos promover os ajustes necessarios no Edital, para que seja viabilizada nossa participagao.

Atenciosamente,
Marcel Magalhdes Gonzaga Vanessa Rabelo Rodrigues
Gerente Setor Publico Assistente de Negocios

Escritério Setor Publico Goias
Banco do Brasil S.A.
(62) 3216-5033 | 98100-0568

De: Marcel Magalhaes Gonzaga em nome de 0086 - CARTEIRA 5090 - ESC SETOR PUBLICO GO <setorpublico.go50@bb.com.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de margo de 2025 16:09

Para: pregoeiro@crago.org.br <pregoeiro@crago.org.br>

Assunto: ENC: Licitagdo Conselho Regional de Administragdo de Goias

Prezado Jefferson,

Conforme contato prévio, informamos que o Departamento Juridico da empresa Alelo declinou da participagdo no certame devido a exigéncia de prazo para pagar
Negativa (rebate).

Destacamos que essa exigéncia e possibilidade sdo vedadas pela legislagdo atual do PAT (Objeto do Edital):

§ 4° As pessoas juridicas beneficiarias ndo podero exigir ou receber:  (Incluido pela Lei n® 14.442, de 2022)

| - qualquer tipo de desagio ou imposi¢cdo de descontos sobre o valor contratado;  (Incluido pela Lei n® 14.442, de 2022)

Il - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou (1
14.442 de 2022)

Isto posto, propomos promover os ajustes necessarios no Edital, para que seja viabilizada nossa participagéo.

Atenciosamente,
Marcel Magalhdes Gonzaga Vanessa Rabelo Rodrigues
Gerente Setor Publico Assistente de Negocios

Escritério Setor Publico Goias
Banco do Brasil S.A.
(62) 3216-5033 | 98100-0568

De: Ranny Leite Carmo de Souza <rdesouza@alelo.com.br>

Enviado: terga-feira, 25 de margo de 2025 18:07

Para: 0086 - CARTEIRA 5090 - ESC SETOR PUBLICO GO <setorpublico.go50@bb.com.br>

Cc: Eric Dale Almeida Pires <dale@bb.com.br>; Luana Claudino dos Santos <luanaclaudino@bb.com.br>; Rui Barbosa Mesquita <ruimesquita@bb.com.br>; SUPER COM SETC
<super.setorpubcoe.df@bb.com.br>

Assunto: RES: Licitagdo Conselho Regional de Administragdo de Goias

Geralmente, vocé nao recebe emails de rdesouza@alelo.com.br. Saiba por que isso € importante

#interna
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02/04/2025, 15:41 E-mail de CRA-GO - CRA: Licitagdo Conselho Regional de Administragdo de Goias

Boa tarde Pessoal; Espero que estejam Bem!

Marcel; Nosso Juridico declinou da participagao devido a exigéncia de prazo para pagamento; Alem de permissividade para Taxa Negativa ( Rebate).

Destaco que essa exigéncia, e possibilidade; sdo vedadas pela legislagédo atual do PAT ( Objeto do Edital).

§ 4° As pessoas juridicas beneficidrias ndo poderao exigir ou receber:  (Incluido pela Lei n® 14.442, de 2022)
| - qualquer tipo de desagio ou imposigao de descontos sobre o valor contratado;  (Incluido pela Lei n® 14.442, de 2022)

Il - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabz
14.442, de 2022)

Sigo sempre a disposigao!

Att,

RANNY SOUZA

ALELO Banco do Brasil
Diretoria Comercial CORP
Telefone 55 061 9 9815 86 84

Nivel de confidencialidade - Publico

De: Marcel Magalhaes Gonzaga <marcel.gonzaga@bb.com.br> Em nome de 0086 - CARTEIRA 5090 - ESC SETOR PUBLICO GO

Enviada em: segunda-feira, 24 de margo de 2025 16:24

Para: Ranny Leite Carmo de Souza <rdesouza@alelo.com.br>

Cc: Eric Dale Almeida Pires <dale@bb.com.br>; Luana Claudino dos Santos <luanaclaudino@bb.com.br>; Rui Barbosa Mesquita <ruimesquita@bb.com.br>; SUPER COM SETC
<super.setorpubcoe.df@bb.com.br>

Assunto: Licitagdo Conselho Regional de Administragdo de Goias

Prezado Ranny,
Conforme contato, segue o link que contém as informacdes sobre a licitagdo do CRA GO.

Peco sua analise por gentileza e aguardo retorno sobre a confirmagéo da nossa participagao.

AVISO DE LICITAGAO - AVISO DE LICITAGAO - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-619595903

Atenciosamente,
Marcel Magalhdes Gonzaga Vanessa Rabelo Rodrigues
Gerente Setor Publico Assistente de Negdcios

Escritério Setor Publico Goias
Banco do Brasil S.A.
(62) 3216-5033 | 98100-0568

Nivel de confidencialidade - Publico

De: Eric Dale Almeida Pires <dale@bb.com.br>

Enviado: segunda-feira, 24 de margo de 2025 09:32

Para: 0086 - CARTEIRA 5090 - ESC SETOR PUBLICO GO <setorpublico.go50@bb.com.br>
Cc: Luana Claudino dos Santos <luanaclaudino@bb.com.br>

Assunto: ENC: CRA GO - Alelo

#interna

Caro Marcel,
Gentileza tomar conhecimento e atuar no sentido de buscar o negécio.

Att,
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De: Thiago Augusto Dias Carvalho Braz <thiagobraz@bb.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 24 de margo de 2025 09:22

Para: Eric Dale Almeida Pires <dale@bb.com.br>; Luana Claudino dos Santos <luanaclaudino@bb.com.br>

Cc: Rui Barbosa Mesquita <ruimesquita@bb.com.br>; SUPER COM SETOR PUBLICO CENTRO OESTE DF <super.setorpubcoe.df@bb.com.br>
Assunto: ENC: CRA GO - Alelo

Bom dia!

Para conhecimento.

Atenciosamente,

Thiago Augusto Dias Carvalho Braz
Gerente Executivo e.e.

Para conhecer mais sobre nossas solugdes para o Governo Federal, acesse https://www.bb.com.br/site/setor-publicolfederal/

De: Thiago Braz <f9342999.thiago@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 24 de margo de 2025 07:07

Para: Thiago Augusto Dias Carvalho Braz <thiagobraz@bb.com.br>
Assunto: CRA GO - Alelo

http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-619595903

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
As informagdes contidas neste e-mail sdo de uso exclusivo da Alelo e podem conter informagdes privilegiadas ou confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegida. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, ndo deve usar, copiar, alterar, divulgar, distribuir ou se beneficiar destas ir
mensagem imediatamente. A Alelo se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuizos decorrentes do uso indevido das informagdes e de requerer a aplicagao das penalidades cabiveis.

CONFIDENTIALITY WARNING
The information contained in this e-mail is for the exclusive use of Alelo and may contain privileged or confidential information of restricted and / or legally protected use. If you have received this message in error, you should not use, copy, change , disclose, distribute or benefit from this inform
delete this message. Alelo reserves the right to claim compensation for the damages resulting from the misuse of information and to request the application of applicable penalties.

L6321.pdf
ﬂ 294K
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02/04/2025, 15:40 E-mail de CRA-GO - PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025 - CRA/GO

CRA-GO Licitacoes Pregoeiro <pregoeiro@crago.org.br>

Cemmathe fopece do bdemar o b
Webmail

PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025 - CRA/GO

1 mensagem

Licitagdes Vélus <licitacoes@volus.com> 2 de abril de 2025 as 09:30
Para: pregoeiro@crago.org.br

Bom dia

A empresa VOLU§ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, solicita esclarecimento referente:
PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025 - CRA/GO.

Questiona:
Sera aceito o arranjo aberto ? Ficando a empresa vencedora do certame dispensada da apresentagéo da rede.

Att Thairiny

As informagdes e conteldos contidos nesta mensagem, incluindo anexos, é confidencial e legalmente privilegiada e de uso exclusivo
aos seus destinatarios. A utilizagdo indevida, alteracdo, propagacdo ou impressdo ndo autorizada desta é proibida e passivel de
sancgdo. Se vocé nédo é o destinatario desta mensagem ou a recebeu por engano, informe ao remetente e delete o contetido de sua
maquina e base de dados.

2 anexos

@ edital - 2025-03-24T161023.946.zip
408K

sy COMPROVANTE DE INSCRICAO CNPJ.pdf
134K
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CRA-GO Licitacoes Pregoeiro <pregoeiro@crago.org.br>

Cormmte foper do bbb
Webmail

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- PLUXEE- PREGAO ELETRONICO 01/2025- CRA
GO

3 mensagens

Marcella Aquino <marcella.aquino@pluxeegroup.com> 31 de margo de 2025 as 16:57
Para: "pregoeiro@crago.org.br" <pregoeiro@crago.org.br>
Cc: Roberta Brito <roberta.brito@pluxeegroup.com>

AO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO — CRA GO
PREGAO ELETRONICO 01/2025

A empresa PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 69.034.668/0001-56, por
meio de seu representante legal, interessada em participar do certame acima referendado, vem, perante
a comissdo de licitacdo, REQUERER ESCLARECIMENTOS conforme documento anexo.

Atenciosamente,

Marcella Aquino
Mercado Publico

Cel. : +55 11 99365-6049
marcella.aquino@pluxeegroup.com
www.pluxee.com.br

Somos certificados
IS0 27001,37001e 37301

Cligue agui @ saiba mais

CERTIFIED OOMPARY EERTIFIED COMMANY CERTIFIER EOMPANY

ISO/IEC 27001 1S0 37001 150 37301
EEIEIcERmRcaTiON  [IRIEICERTIFCATION FILIEICERTIFICATION

@ Questionamentos- PLUXEE.pdf
264K
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Roberta Brito <roberta.brito@pluxeegroup.com> 2 de abril de 2025 as 09:46
Para: Marcella Aquino <marcella.aquino@pluxeegroup.com>, "pregoeiro@crago.org.br" <pregoeiro@crago.org.br>
Cc: Jesse Moraes <jesse.moraes@pluxeegroup.com>

Jefferson, bom dia.

Como falado, segue arquivo com nossos questionamentos acerca do Pregdo Eletronico 01/2025.
Estou a disposicao.

Atenciosamente,

Roberta Brito
Executiva Comercial de Mercado Publico

Cel.: +55 061 99270-1229
roberta.brito@pluxeegroup.com
www.sodexobeneficios.com.br/conheca-pluxee.htm

Somos certificados
ISO 37001e 37301

corTirien comeany | | cerminn comeany

Clique aqui e saiba mais 150 37001 150 37301

CXEICERATIACATION CITEICERTIACATION

De: Marcella Aquino <marcella.aquino@pluxeegroup.com>

Enviado: segunda-feira, 31 de margo de 2025 16:57

Para: pregoeiro@crago.org.br <pregoeiro@crago.org.br>

Cc: Roberta Brito <roberta.brito@pluxeegroup.com>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- PLUXEE- PREGAO ELETRONICO 01/2025- CRA GO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E CRA GO - QUESTIONAMENTOS.pdf
921K

Marcella Aquino <marcella.aquino@pluxeegroup.com> 2 de abril de 2025 as 15:08
Para: "pregoeiro@crago.org.br" <pregoeiro@crago.org.br>
Cc: Roberta Brito <roberta.brito@pluxeegroup.com>

Prezados, boa tarde.

Tendo em vista a proximidade da data da sessdo publica do pregdo eletrénico em comento, gostaria de
confirmar o recebimento dos pedidos de esclarecimentos enviados conforme e-mail abaixo e questionar
se hd previsdo de publicacdo das respostas.

Agradeco desde ja.

Atenciosamente,
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Marcella Aquino
Mercado Publico

Cel. : +55 11 99365-6049
marcella.aquino@pluxeegroup.com
www.pluxee.com.br

Somos certificados
IS0 27001, 37001e 37301

CERTIFIED COMPANY CERTIFIED COMPANY

Cligue e saiba mais ISO/IEC 27001 150 37001 15037301

CERTIFIED COMPANY

FITEIcErRTAcATION [

De: Marcella Aquino

Enviadas: Segunda-feira, 31 de Margo de 2025 16:57

Para: pregoeiro@crago.org.br

Cc: Roberta Brito

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS- PLUXEE- PREGAO ELETRONICO 01/2025- CRA GO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ol Questionamentos- PLUXEE.pdf
264K
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pluxee

AO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO — CRA GO
PREGAO ELETRONICO 01/2025

A empresa PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 69.034.668/0001-56, por
meio de seu representante legal, interessada em participar do certame acima referendado, vem,
perante a comissdo de licitacdo, REQUERER OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

1. Os servidores da CONTRATANTE estdo sob qual regime de contrata¢do? Celetista ou Estatutario?

2. O contrato a ser firmado em decorréncia deste pregdo presencial estd vinculado ao Programa de
Alimentacdo do Trabalhador- PAT?

3. 0 Vale de Alimentacdo/Refeicdo a ser ofertado aos usuarios (servidores) tem previsdo em qual
dispositivo legal? Ha alguma norma especifica municipal/estadual/federal sobre a concessdo
deste beneficio aos seus servidores?

4. Sera aceito a oferta de taxas negativas?

5. Considerando que a taxa de administragdo maxima admissivel é 0,00% (zero por cento),
conforme item 5.1 do Termo de Referéncia, constatamos que o portal comprasnet estd
parametrizado de forma incorreta, pois ndo aceita o cadastro de propostas com taxa zero, ou
seja, o sistema s6 aceita descontos, conforme pode ser verificado na imagem abaixo.

Assim, gentilmente, solicitamos que procedam com a correcdo junto ao comprasnet, pois as
empresas interessadas em participar do presente pregao enviando suas propostas com taxa
0,00% serao prejudicadas:

~

Q_() O valor do campo "Desconto’ nao pode ser zero.

Cadastrar propostas Pregéo Eletrénico : UASG 926562 - N"90002/2025 (Lei 14.133/2021) e o
prop g8 - NN VAN NN

. . Quantidade solicitada 1 Valor estimado (unitario)  R$ 151.200,0000
1 ADMINISTRAGAO DE TIQUETE (TICKET) / VALE ALIME.. Unidade fornecimento  UNIDADE Proposta nao cadastrada

Descricao detalhada
Administracdo de Tiquete ( Ticket ) / Vale Alimentacao (Car-tao Eletrénico) - Sistema Convénio

Quantidade ofertada Desconto (%) Valor unitario valortotal @

1 0.00% R$ 151.200.0000 R$ 151200.0000

_/
E © >

Desfazer alteracoes

6. E correto entender que o desempate seguira conforme artigo 60 da Lei 14.133/21, sendo que,
esgotados todos os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
prestigiando a participa¢do de todas as licitantes, independentemente de sua constituicdo

Pluxee, Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221, bloco A, Conj. 801, 901 e 1.201, 89, 99 e 120 andar, Edif. Birmann, 21, Pinheiros,
CEP: 05425-902 - Sdo Paulo - SP



pluxee

societaria, a fim de conferir legalidade e, consequentemente, evitar qualquer restricdo ao carater
competitivo do certame?

7. Considerando o disposto no item 9.1 do Termo de Referéncia, favor informar/exemplificar como
se dara a sistematica do pagamento.

8. Ao analisarmos os termos do edital, constatamos uma divergéncia em relagdo ao momento de
apresentacdo da rede credenciada (ora informa que deverd ser em até 10 dias apds a assinatura,
ora que deve ser apresentado na data da sessdo publica). Diante da divergéncia apontada, qual
prazo deve ser considerado pelas licitantes?

9. E correto entender que a vigéncia do referido contrato sera por 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por até 10 (dez) anos, conforme artigo 107 da Lei 14.133/21, podendo ser
desconsiderada a mencdo a Lei 8.666/93, uma vez que, esta Lei ndo esta mais em vigor?

10. Em relacdo a qualificacdo econdmico-financeira e considerando o inciso |, do artigo 69 da Lei
14.133/21, é correto entender que as empresas licitantes deverdo apresentar o balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais?

11. Em relagdo a minuta do contrato, sabemos que é um documento de extrema importancia, pois
detalha as cldusulas e condi¢Ges que regerdo o futuro contrato. Isso proporciona transparéncia
e previsibilidade para os participantes, evitando conflitos futuros ao definir com clareza os
direitos, deveres e responsabilidades de ambas as partes envolvidas. Além disso, a minuta ajuda
a assegurar que todas as partes compreendam os termos do contrato antes da assinatura,
garantindo a conformidade legal e a execugdo eficiente do projeto.

Diante disto, solicitamos que esta R. Conselho disponibilize a minuta contratual para
conhecimento e andlise prévia de todas as empresas interessadas em participar do referido
Pregdo Eletronico.
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